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Saker til behandling 

51/25 Høring av forslag til ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- 
og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Berlevåg 
kommune, Finnmark 
 
Arkivsak-dok. 25/00502-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Veselina Jakobsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 25.11.2025 51/25 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommune legger med dette forslag til ny gebyrforskrift for reguleringsplan, 
bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering ut på høring.  
 

Frist for innsendelse av uttalelser er satt til 25.02.2026.  
 
Høringssvar sendes til: postmottak@berlevag.kommune.no eller til Berlevåg 
kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg  
 
 
Vedlegg:  
Gebyrforskrift  
Høringsbrev 

mailto:postmottak@berlevag.kommune.no
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Saksframstilling: 
 
Denne saken angår høring av ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- og 
bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova for Berlevåg kommune. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at forskriften sendes på høring. Dette vil senere 
muliggjøre en harmonisering av gebyrsatser på tvers av de fire kommunene samt at 
gebyrene vil reflektere selvkost for faktisk saksbehandling. 
 

 
 

Bakgrunn: 
 
Behovet for ny gebyrforskrift 
Kommunedirektøren ser behovet for å harmonisere gebyrsatser for plan, byggesak 
og oppmåling i det interkommunale samarbeidet mellom Tana, Nesseby, Berlevåg og 
Båtsfjord kommuner. Vestre Varanger plankontor utfører arbeidet på disse feltene for 
alle fire kommuner. Derfor bør også gebyrene være like.  
For å få dette til må kommunene ha gjeldende forskrifter. Enkelte kommuner har 
allerede forskrifter, mens andre mangler, men ingen av kommunene har forskrifter 
som i tilstrekkelig grad dekker alle typer gebyrer etter plan- og bygningsloven, 
eierseksjonsloven og matrikkellova. Dette medfører at kommune ikke kan ta gebyr for 
flere typer saker i tillegg at gebyrene ikke reflekterer selvkost.  
Utgangspunktet for arbeidet med ny gebyrforskrift har vært å utarbeide en innretning 
som på en fleksibel måte klarer å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte 
sakene. Gebyrforskriften skal samtidig sørge for å finansiere de oppgavene som 
kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre. Videre har hensikten vært å lage 
en innretning som er mest mulig rettferdig for alle forslagsstillere, tiltakshavere, 
innsendere og rekvirenter, samtidig som målsetningen har vært å minimere 
rettmessige klager på gebyrene. 
Jobben med ny gebyrforskrift har hatt til formål å tydeliggjøre de ulike oppgavene 
kommunen har knyttet til saksbehandling etter plan- og bygningsloven, 
eierseksjonsloven og matrikkellova, og hvilke kostnader dette medfører. I tillegg skal 
den nye forskriften også reflektere kommunens oppgaver med de ulike 
saksbehandlingsprosessene og hva det koster å behandle de enkelte sakene. 
Gebyrsatser  
Gebyrsatser skal fastsettes av kommunestyret i etterkant av at forskriften er vedtatt. 
Normalt vedtar kommunestyret gebyrer i forbindelse med budsjettbehandlingen, men 
gebyrer kan også vedtas særskilt i et ordinært møte på bakgrunn av forskriften, jf. 
forvaltningsloven § 37 og § 38 
 
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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52/25 Endring av samarbeidsform for Vestre Varanger plankontor 
 
Arkivsak-dok. 25/00503-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Kjell Valter Sivertsen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 25.11.2025 52/25 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Endring av samarbeidsform  

Berlevåg kommune vedtar å endre samarbeidsformen for Vestre Varanger 
plankontor fra kommunalt oppgavefellesskap, jf. kommuneloven § 19, til 
administrativt vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 20-2. 

2. Tilslutning til samarbeidsavtale  

Berlevåg kommune vedtar å slutte seg til vedlagte samarbeidsavtale for 
administrativ vertskommune Vestre Varanger plankontor, organisert i henhold 
til kommuneloven § 20-2. 

3. Delegasjon av myndighet  

Berlevåg kommune delegerer myndighet til Deatnu gielda – Tana kommune til 
å fatte vedtak i tråd med samarbeidsavtalen. Hjemmelen for delegasjonen er 
kommuneloven § 20-1. (Bestemmelsen gjelder ikke for Tana kommune som 
vertskommune.) 

4. Instruks til kommunedirektør 

 Berlevåg kommunestyre gir kommunedirektøren instruks om å gjennomføre 
nødvendig delegasjon av myndighet til Deanu gielda – Tana kommune i 
samsvar med samarbeidsavtalen. (Bestemmelsen gjelder ikke for Tana 
kommune som vertskommune.) 

 
 
Vedlegg:  
Utredning 
Arkivplan 
Samarbeidsavtale  
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Saksframstilling: 

Saken gjelder forslag om å endre samarbeidsformen for Vestre Varanger plankontor 
fra kommunalt oppgavefellesskap (§ 19) til administrativt vertskommunesamarbeid 
(§ 20-2). 

Bakgrunnen er behovet for å kunne treffe enkeltvedtak på flere områder – som 
byggesaker, seksjonering og oppmåling – der dagens oppgavefellesskap ikke gir 
tilstrekkelig hjemmel. 

 

Bakgrunn/vurderinger: 
 
Utfordringen med dagens organisering av plankontoret er det finnes et behov for å 
kunne treffe enkeltvedtak på flere områder – som byggesaker, seksjonering og 
oppmåling – der dagens oppgavefellesskap ikke gir tilstrekkelig hjemmel til. Per i dag 
benyttes fire ulike saksbehandlingssystemer, noe som skaper unødvendig 
kompleksitet. Det er i tillegg to-trinns godkjenning av de enklere saker, som betyr at 
en sak eller et vedtak må bekreftes av to forskjellige ledere før det får virkning. 
Ordningen gir en ekstra sikkerhet og kontroll, men kan samtidig medføre forsinkelser 
i saksbehandlingen dersom én av lederne ikke er tilgjengelig. Kombinert medfører 
dette økt tidsbruk, mindre oversikt på saker og frister.  
 
Kommunedirektøren vurderer at en overgang til administrativt 
vertskommunesamarbeid (§ 20-2) som samtidig ivaretar lokalpolitisk styring kan bidra 
til å møte disse utfordringene på en tilfredsstilt møte. 
 
Lokalpolitisk styring beholdes 
Overgangen til vertskommunemodell innebærer ikke tap av lokalpolitisk styring. 
Saker som er av prinsipiell betydning – som reguleringsplaner, dispensasjoner med 
vesentlige planavvik, saker med politiske føringer eller større samfunnsmessige 
konsekvenser – skal fortsatt behandles politisk i den enkelte deltakerkommune. Det 
skal utarbeides klare kriterier for hvilke saker som skal oversendes til politisk 
behandling, slik at lokal forankring og demokratisk kontroll ivaretas. 
 
Dispensasjoner som ikke er av prinsipiell betydning kan behandles og avgjøres av 
vertskommunen. Dette gjelder saker som: 

• Har begrenset omfang og konsekvens 

• Ikke berører overordnede planformål eller politiske føringer 

• Ikke har vesentlige innsigelser 

Dispensasjoner som vurderes som prinsipielle skal behandles politisk i 
deltakerkommunen.  
 
Fordeler og ulemper  
Kommunedirektøren viser til vedlagt «Utredning endring samarbeidsform», som viser 
fordeler og ulemper samt arkivering (se egen arkivplan). 
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Vedlegg til sak 
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53/25 Vestre Varanger Utvikling AS - Vedtekter og planverk 
 
Arkivsak-dok. 25/00495-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Sten Albert Reisænen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 25.11.2025 53/25 

2 Kommunestyret 11.12.2025  

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommune vedtar de oppdaterte vedtektene for Vestre Varanger Utvikling 
AS. 
 
Berlevåg kommune vedtar Vestre Varanger Handlingsplanen 2026, 
Kommunikasjonsstrategi Vestre Varanger og Vestre Varanger utviklingsplan 2026-
2031. 
 
Vedtakene er gyldig såfremt det blir likelydende vedtak i de andre eierkommunene, 
Båtsfjord, Nesseby og Tana. 
 
 
Vedlegg:  
Vedtekter for Vestre Varanger Utvikling AS 
Vestre Varanger Utvikling Handlingsplan 2026  
Kommunikasjonsstrategi Vestre Varanger Utvikling 
Vestre Varanger Utvikling utviklingsplan 2026-2031 
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Saksframstilling: 
En gruppe sammensatt av politikere, administrasjon og næringslivsrepresentanter fra 
kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana, samt representanter fra 
fylkeskommune og Innovasjon Norge har sammen med Proneo og Tinkr jobber fram 
grunnlaget og dokumentene som danner fundamentet for styringen av Vestre 
Varanger Utvikling AS. 
 
Kommunestyrene i Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana må formelt behandle 
planverket for Vestre Varanger Utvikling AS  
 
 

Bakgrunn: 
 
Kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana ble etter søknad tildelte 
prosjektet «Regional omstilling» av Finnmark fylkeskommune for årene 2025-2030.  
 
Det har vært mye arbeid med å få fram alt av nødvendig bakgrunnsinformasjon for å 
kunne etablere selskapet, rekruttere daglig leder og styremedlemmer, innsamle og 
analyse data som kunne danne grunnlaget for utarbeidelse av de tre viktige 
styringsdokumentene selskapet trenger. Det er følgende dokumenter: 

• Vestre Varanger Handlingsplanen 2026 

• Kommunikasjonsstrategi Vestre Varanger 

• Vestre Varanger utviklingsplan 2026-2031 

 
Under dette arbeidet har man sett behov for å juster vedtatte vedtekter for selskapet. 
 
Mye av dette arbeidet har vært gjennomført av Proneo og Tinkr, men med god støtte 
og stort engasjement fra politikere, administrasjon, næringslivsrepresentanter, 
fylkeskommune og innovasjon Norge. 
 
Arbeidet har tatt noe tid, og derfor har Finnmark fylkeskommune akseptert at 
prosjektperioden justeres til årene 2026-2031. 
 
Styringsdokumentene og vedtektene er først gyldig om alle eierkommunene fatter 
likelydende vedtak. 
 
Vestre Varanger Utvikling AS vil formelt bli etablert som selskap når kommunene har 
fattet de nødvendige vedtakene, og hver av kommunene har innbetalt en aksjekapital 
på kroner 30 000,- til Sparebank 1 Nord Norge, stiftelseskonto nr????????? Vestre 
Varanger Utvikling AS. 
 
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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54/25 Etablering av NAV Vestre Varanger 
 
Arkivsak-dok. 25/00505-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Sten Albert Reisænen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 25.11.2025 54/25 

2 Kommunestyret 11.12.2025  

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Etablering av Nav Vestre Varanger, med oppstart 1. september 2026, skal 

organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven 

§ 20-2. 

2. Båtsfjord kommune velges som vertskommune for etableringen av NAV 

Vestre Varanger, jf. kommuneloven § 20-2.  

3. Endelig politisk behandling av etablering av NAV Vestre Varanger skjer etter 

fullført utredning av trinn 2. 

 

 
Vedlegg:  
Samarbeidsavtale Vestre Varanger 
Mandat utredning NAV Vestre Varanger 
NAV utredning trinn 1 – endelig versjon 
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Saksframstilling: 
 
Arbeids- og styringsgruppe har komme at utredningen om NAV samarbeid i Vestre 
Varanger nå er for politisk behandling. 
 
Det er lagt til grunn at NAV Vestre Varanger kan etableres og settes i drift fra 1. 
september 2026, forutsatt at nødvendige avklaringer og vedtak fattes i løpet av 2025 
og 2026. 
 
 
 

Bakgrunn: 
 
Utredningens Trinn 1 vurderer om et administrativt vertskommunesamarbeid etter 
kommunelovens § 20-2 er en hensiktsmessig modell for NAV-tjenestene i Vestre 
Varanger. 
 
Arbeidsgruppen anbefaler enstemmig at det etableres ett felles NAV Vestre 
Varanger, med felles ledelse og samordnet tjenestetilbud. 
 
Styringsgruppen anbefaler at Båtsfjord kommune utpekes som vertskommune for 
etableringen av NAV Vestre Varanger, jf. kommuneloven § 20-2. Båtsfjord kommune 
har i dag et av de største og mest robuste NAV-miljøene i regionen, med bred 
kompetanse, variert portefølje. Ved å legge vertskommunerollen til Båtsfjord vil bidra 
til å styrke den samlede balansen i tjenestesamarbeidet og sikre en rimelig og 
likeverdig fordeling av oppgaver mellom kommunene. Båtsfjord har pr i i dag den 
svakeste balanseprosenten mot fordelingsnøkkelen i Vestre Varanger-
tjenestesamarbeidet.  
 
Trinn 1 omfatter ikke utforming av samarbeidsavtale, organisasjonsmodell eller 
økonomiske avklaringer – dette behandles i Trinn 2. 
 
Dersom kommunestyrene vedtar å gå videre til trinn 2, vil arbeidet omfatte utforming 
av en endelig samarbeidsavtale, samt utvikling av en detaljert organisasjonsmodell 
og dimensjonering av NAV Vestre Varanger. Videre skal det utredes en økonomisk 
modell med tydelige fordelingsprinsipper mellom kommunene, og det må avklares 
hvilken oppgaveportefølje det felles NAV-kontoret skal ha, herunder om kommunene 
skal ha like tjenester eller om det kan legges til rette for differensierte løsninger. Trinn 
2 skal også konkretisere tiltak knyttet til risiko- og sårbarhetsanalysen, og utarbeide 
en operasjonell implementeringsplan som sikrer en trygg og strukturert overgang til 
ny organisering. 
 
Det er foreløpig lagt til grunn at NAV Vestre Varanger kan etableres og settes i drift 
fra 1. september 2026, under forutsetning av at nødvendige vedtak og forberedelser 
gjennomføres i løpet av 2025 og 2026. 
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Vurdering 
 
Kommunedirektøren vurderer at etablering av NAV Vestre Varanger som et 
administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2 er den mest 
hensiktsmessige og framtidsrettede løsningen for regionens NAV-tjenester. 
Utredningen i trinn 1 viser at dagens organisering gir små og sårbare fagmiljøer, ulik 
praksis mellom kontorene, sårbarhet ved fravær og begrensede muligheter for 
fagutvikling og spesialisering. Et felles NAV-kontor vil gi større fagmiljø, økt kvalitet, 
bedre likebehandling og en mer robust drift med større stabilitet over tid. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at Båtsfjord kommune utpekes som vertskommune, 
basert på en samlet vurdering av balanse i Vestre Varanger tjenestesamarbeidet, 
robusthet og bred kompetanse. Balansemodellen at Båtsfjord i dag har en lavere 
balanseandel enn fordelingsnøkkelen av samarbeidet tilsier, og vertskommunerollen 
vil bidra til en mer likeverdig fordeling av oppgaver i Vestre Varanger-samarbeidet. 
 
Kommunedirektøren vurderer også at lokasjonen for vertskommunen ikke endrer 
forutsetningen om fast lokasjon i alle kommuner. Dette innebærer at ansatte fortsatt 
skal ha arbeidssted i egen kommune, og tjenestene vil være tilgjengelige for brukere 
lokalt i hele regionen. Vertskommunens rolle er primært administrativ og faglig 
samordnende. 
 
Videre vurderes det som viktig at den endelige etableringen av NAV Vestre Varanger 
først vedtas når trinn 2 er fullført, og de nødvendige avklaringene om organisasjon, 
økonomi, oppgaver, ROS-tiltak og samarbeidsavtale foreligger. En slik trinnvis 
prosess sikrer at kommunestyrene får et godt og helhetlig beslutningsgrunnlag før 
endelig vedtak. 
 
På denne bakgrunn anbefaler kommunedirektøren innstillingen om at NAV Vestre 
Varanger etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid med oppstart 1. 
september 2026, at Båtsfjord kommune blir vertskommune, og at endelig politisk 
behandling skjer etter fullført trinn 2. 
 
 
Mulig alternativt vedtak 
Kommunestyret vedtar at NAV-tjenestene i kommunen opprettholdes med dagens 
organisering, og ønsker ikke å etablere et administrativt vertskommunesamarbeid 
etter kommuneloven § 20-2. 
 
På denne bakgrunn avsluttes utredningen etter trinn 1, og kommunestyret ber 
administrasjonen videreføre eksisterende organisering og samarbeid innenfor 
gjeldende partnerskapsmodell mellom stat og kommune. 
 
 
 

Merknader: 
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Vedlegg til sak 
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55/25 Krisesentertilbud for Berlevåg kommune 
 
Arkivsak-dok. 25/00494-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Sten Albert Reisænen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 25.11.2025 55/25 

2 Kommunestyret 11.12.2025  

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Berlevåg kommune skal sørge for at det er et krisesentertilbud for innbyggerne. 
 
Berlevåg kommune sier opp sitt medlemskap i Vest-Finnmark krisesenter fra og med 
1. januar 2026. 
 
Berlevåg kommune søke om å bli medeier i Norasenteret IKS fra og med 1. januar 
2027. 
 
 
 
Vedlegg:  
Årsmelding 2024 Norasenteret IKS 
Budsjett 2026 med økonomiplan Norasenteret IKS 
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Saksframstilling: 
I loven om kommunale krisesentertilbud er det et krav om at kommunen sørger for at 
det er et krisesentertilbud som skal kunne brukes av personer som er utsatt for vold 
og trusler om vold i nære relasjoner. 
 
Berlevåg kommune har i mang år fått sitt krisesentertilbud dekket av medlemskap i 
Vest-Finnmark krisesenter i Hammerfest. Flere forhold taler for at man sier opp 
medlemskapet i Vest-Finnmark krisesenter nå. Det er nærheten til senteret sett opp 
imot kommunikasjon og infrastruktur, bruketilfredsheten og at nå er det i henhold til 
avtalen opphøre av en toårsperiode. Om man ikke sier opp avtalen fornye den for 
nye to år. 
 
Berlevåg kommune søker om å bli medeier i Norasenteret IKS i Kirkenes.   
 
 
 

Bakgrunn: 
 
I henhold til avtalen med Vest-Finnmark krisesenter er oppsigelsestiden på ett års 
varighet, og det må sies opp før ny toårsperiode igangsette. 
 
Flere forhold taler for at man sier opp medlemskapet i Vest-Finnmark krisesenter nå. 
Det er nærheten til senteret sett opp imot kommunikasjon og infrastruktur, 
bruketilfredsheten og at nå er det i henhold til avtalen opphøre av en toårsperiode. 
Om man ikke sier opp avtalen før årsskifte 2025 2026 fornye den for nye to år. 
 
Berlevåg kommune vurderer Norasenteret IKS som et bedre og geografisk nærmere 
tilbud. Videre oppfatter kommunedirektøren tjenestetilbudene fra Norasenteret IKS 
som bedre og bredere.  
 
Kommunedirektøren ser også flere fordele av at det er et IKS selskap, og at Vestre 
Varanger kommune alt er medeiere av samme selskap. 
 
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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56/25 Budsjett 2026 og økonomiplan 2026-2029 
 
Arkivsak-dok. 25/00504-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Sten Albert Reisænen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Administrasjonsutvalget 19.11.2025  

2 AMU 19.11.2025  

3 Formannskapet 25.11.2025 56/25 

4 Kommunestyret 11.12.2025  

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Årsbudsjettet 2026 og økonomiplanen 2026-2029 skal vedtas av kommunestyret 
etter innstilling fra formannskapet. Formannskapet må innstille til kommunestyret slik 
at summen av foreslåtte tiltak medfører at kommunen minimum går i balanse per år i 
økonomiplanen.  
 
Innstilling til vedtak    
Det vedlagte forslaget til økonomiplan 2026-2029 fastsettes som det framgår av eget 
dokument. Økonomiplan 2026-2029 gir rammer for drift og investeringer i 
årsbudsjettet for 2026.  
 
Budsjett og økonomiplan 2026-2029 vedtas med de mål og premisser for 
kommunens tjenesteproduksjon som framgår av budsjettdokumentet.  
 
Kommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av 
det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.  
 
Følgende spesifikke tiltak ligger i tallmaterialet:  
Skatteanslaget settes for 2026 til kr 30 491 000.  
 
Det kommunale skattøret og formuesskatten for budsjettåret skal være lovens 
maksimalsatser.  
 
 
Eiendomsskatt:  
I samsvar med eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 
benyttes for skatteåret 2026:  
•  Eiendomsskatt skrives ut på faste eiendommer i hele Berlevåg kommune, jf. 
esktl. § 3 bokstav a  
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2026 settes til 7 promille, jf. esktl. § 11 
første ledd. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for 
boligeiendommer og fritidseiendommer settes til 4 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.  
 
Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
eiendomsskattevedtekter.  



 18  

 
For skatteåret 2026 videreføres fritaket for eiendomsskatt på eiendommer tilhørende 
institusjoner og stiftelser som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten, 
samt bygning som har historisk verdi for eiendomsskatt, jf. esktl. § 7 a og b. Med 
bygninger av historisk verdi menes i utgangspunktet bygninger som er automatisk 
fredet eller vedtaksfredet etter kulturminneloven, men kommunestyret vurderer også 
andre bygninger med særskilt arkitektonisk og/eller kulturhistorisk verdi etter søknad.  
 
Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 
eiendomsskatteloven § 7 c i 10 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket.  
 
Eiendomsskatten for boliger, næring, energianlegg og landbrukseiendommer skal 
betales i fire terminer (mars, mai, september og november), mens eiendomsskatten 
for fritidseiendommer betales i to terminer (mai og november), jf. esktl. § 25.  
 
Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger skal formuesgrunnlag benyttes, jf. esktl. § 
8 C-1.  
 
Ordførergodtgjørelsen fastsettes i henhold til «Forskrift om rettigheter til godtgjøring 
og velferdsgoder for folkevalgte, vedtatt 24.9.20  
 
Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf. økonomisk oversikt drift (§ 5-6) og 
bevilgningsoversikt drift (§5-4) vedlagt i saksfremlegget, herunder mål og premisser 
for bevilgningene.  
 
Forslag til investeringsbudsjett vedtas, jf. bevilgningsoversikt investering (§ 5-5) 
vedlagt i saksframlegget, herunder mål og premisser for bevilgningene.  
 
Kommunestyret vedtar at administrasjonen kan ta opp inntil NOK 4 000 000 i lån til 
videreutlån, jfr. KL § 14-17.  Låneopptaket settes til en løpetid på 20 år.  
 
Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta lånevilkår.  
 
 
 
Følgende finansielle måltall (handlingsregler) vedtas for planperioden:  

• Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2 %  
• Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter 8 %  
• Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 120 %  

 
 
 
 
 
 
Hovedoversikter i henhold til innstilling:  
§ 5-4 første ledd, Bevilgningsoversikt - drift  
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§ 5-4 andre ledd, Bevilgninger til de enkelte budsjettområdene - drift  
Oversikten skal vise bevilgning per rammeområde. Summen skal samsvare med " 
sum bevilgninger drift, netto" i bevilgningsoversikten etter § 5-4 første ledd.  

 
§ 5-5 første ledd, Bevilgningsoversikt - investering   

Bevilgningsoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Rammetilskudd -76 072 273 -85 449 000 -90 121 000 -91 121 000 -92 121 000 -93 121 000
Inntekts- og formuesskatt -26 668 095 -29 251 000 -30 491 000 -30 491 000 -30 491 000 -30 491 000
Eiendomsskatt -11 839 646 -11 201 000 -11 201 000 -11 201 000 -11 201 000 -11 201 000
Andre generelle driftsinntekter -18 134 619 -16 128 000 -11 264 000 -12 463 000 -12 463 000 -12 463 000
SUM DRIFTSINNTEKTER -132 714 633 -142 029 000 -143 077 000 -145 276 000 -146 276 000 -147 276 000
Sum bevilgninger drift, netto 110 930 474 122 322 000 122 260 000 124 624 000 126 977 000 128 124 000
Avskrivninger 13 223 989 13 874 000 13 250 000 13 250 000 13 250 000 13 250 000
SUM DRIFTSUTGIFTER 124 154 464 136 196 000 135 510 000 137 874 000 140 227 000 141 374 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT -8 560 169 -5 833 000 -7 567 000 -7 402 000 -6 049 000 -5 902 000
Renteinntekter -2 705 815 -2 191 000 -2 465 000 -2 566 000 -2 675 000 -2 785 000
Utbytter -2 250 115 -1 280 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000
Gevinster og tap på fin. Omlm.
Renteutgifter 12 054 341 11 671 000 11 510 000 11 389 000 10 953 000 10 570 000
Avdrag på lån 9 499 360 9 700 000 9 504 000 9 508 000 9 508 000 9 508 000
NETTO FINANSUTGIFTER 16 597 771 17 900 000 18 519 000 18 301 000 17 756 000 17 263 000
Motpost avskrivninger -13 223 989 -13 874 000 -13 250 000 -13 250 000 -13 250 000 -13 250 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -5 186 387 -1 807 000 -2 298 000 -2 351 000 -1 543 000 -1 889 000
Disp. eller dekn av netto driftsresultat
Overføring til investering 491 000 491 000 491 000 491 000
Avsetning til bundne driftsfond 7 163 896 749 000 606 000 620 000 429 000 429 000
Bruk av bundne driftsfond -6 729 651 -38 000 -38 000 -38 000 -38 000 -38 000
Avsetning til disposisjonsfond 4 752 142 1 126 000 1 321 000 1 308 000 691 000 1 037 000
Bruk av disposisjonsfond -30 000 -82 000 -30 000 -30 000 -30 000
SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES 5 186 387 1 807 000 2 298 000 2 351 000 1 543 000 1 889 000
Fremført til inndekn. senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
drift per resultatenhet § 5-4,2. ledd 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Sum bevilgninger drift netto 110 930 474 122 322 000 122 260 000 124 624 000 126 977 000 128 124 000

Politisk virksomhet 7 735 747 9 051 000 5 611 000 5 335 000 5 208 000 5 119 000
Sentraladministrasjon 11 026 334 17 809 000 12 398 000 12 864 000 13 308 000 13 824 000
Fellesutgifter 9 820 303 5 132 000 5 274 000 5 222 000 5 222 000 5 222 000
Prosjekt Sentraladm -2 044 996
Oppvekst administrasjon 1 231 418 1 364 000 1 397 000 1 427 000 1 459 000 1 491 000
Undervisning 14 318 329 16 714 000 17 232 000 18 551 000 19 140 000 18 749 000
Barnehage 8 071 874 9 311 000 9 603 000 9 347 000 9 377 000 9 602 000
Kultur 1 632 086 1 836 000 1 911 000 1 952 000 1 994 000 2 037 000
Prosjekt Undervisning 160 102
Barnevern 7 522 608 6 410 000 6 410 000 6 410 000 6 410 000 6 410 000
Primærhelsetjenesten 7 830 249 8 381 000 7 486 000 7 890 000 8 101 000 8 318 000
Pleie og omsorg 29 940 733 31 816 000 33 470 000 34 183 000 34 917 000 35 141 000
NAV 3 236 472 1 852 000 3 372 000 3 392 000 3 413 000 3 434 000
Prosjekter Helse 1 275 933 -590 000
Teknisk administrasjon 6 146 420 7 006 000 8 017 000 8 202 000 8 392 000 8 588 000
Beredskap 2 865 514 2 947 000 3 334 000 3 364 000 3 396 000 3 428 000
Vann/avløp/renovasjon -8 705 283 -7 758 000 -6 555 000 -6 829 000 -6 757 000 -6 718 000
Kommunale bygg 2 837 063 4 433 000 6 088 000 6 091 000 6 095 000 6 098 000
Veger/gatelys 4 032 525 4 451 000 4 650 000 4 800 000 4 850 000 4 900 000
Plan 1 071 211 521 000 1 247 000 1 247 000 1 247 000 1 247 000
Næring og utvikling 126 435 1 043 000 1 055 000 1 084 000 1 113 000 1 144 000
Prosjekt Utvikling 557 998
SKATT, RAMMETILSKUDD 241 398 592 000 262 000 92 000 92 000 92 000

SUM 110 930 474 122 322 000 122 260 000 124 624 000 126 977 000 128 124 000
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§ 5-5 andre ledd, Bevilgningene til de enkelte investeringsprosjektene  

 
 
 
 
 
 
 
 
§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift  

Bevilgningsoversikt investering, Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
jf. § 5-5 første ledd 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Investeringer i varige driftsmidler 3 371 588 483 000 3 488 000 10 000 000
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 430 242 436 000 491 000 491 000 491 000 491 000
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
SUM INVESTERINGSUTGIFTER 3 801 830 919 000 3 979 000 10 491 000 491 000 491 000
Kompensasjon for merverdiavgift -125 799 -97 000 -658 000
Tilskudd fra andre -6 976
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån -3 245 790 -386 000 -2 830 000 -10 000 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER -3 378 564 -483 000 -3 488 000 -10 000 000 0 0
Videreutlån 4 910 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Bruk av lån til videreutlån -4 910 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000
Avdrag på lån til videreutlån 563 408 830 000 1 163 000 1 363 000 1 563 000 1 763 000
Mottatte avdrag på videreutlån -374 795 -495 000 -1 163 000 -1 363 000 -1 563 000 -1 763 000
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN 188 613 335 000 0 0 0 0
Overføring fra drift -491 000 -491 000 -491 000 -491 000
Avsetninger til bundne investeringsfond 6 976
Bruk av bundne investeringsfond -188 613 -335 000
Avsetninger til ubundet investeringsfond
Bruk av ubundet investeringsfond -430 242 -436 000
Dekning av tidligere års udekket beløp 
Sum overføring fra drift og netto avsetninger -611 879 -771 000 -491 000 -491 000 -491 000 -491 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp 0 0 0 0 0 0

Bevilgningsoversikt investering, Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
per prosjekt, jf. § 5-5 andre ledd 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Ultralydapparat legetjenesten 260 494
Vannverk Berlevåg 794 192
VA ledningsnett hovedgate 82 705 10 000 000
VA Søndregate 1 467 140
VA Grønlia 155 210
Skileikeanlegg/Sykkelbane 368 500
Detaljplan Berlevåg Industripark 232 597
Kjøp av tomt 10 750
Sandstrøer til hjullaster 145 000
Starlink satelittantenne 150 000
Kirkegårdsgjerde 188 000
Innkjøp utstyr til Radon brønner Skolen 350 000
Beredskapsbil til brann 1 500 000
Oppgradering gamle vannverket 200 000
Ventilasjon helsebygg 1 250 000
Nytt kjøkken skjermet avdeling 188 000
Investeringer i aksjer og andeler 430 242 436 000 491 000 491 000 491 000 491 000

3 801 830 919 000 3 979 000 10 491 000 491 000 491 000
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§ 5-7 Oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser i økonomiplan og 
årsbudsjett  
  

  
  

 
 
 
Vedlegg:  
Økonomiplan 2025-2028 og årsbudsjett 2025  
Prisliste for 2025  
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett  
 

Økonomisk oversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 
etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Rammetilskudd -76 072 273 -85 449 000 -90 121 000 -91 121 000 -92 121 000 -93 121 000

Inntekts- og formuesskatt -26 668 095 -29 251 000 -30 491 000 -30 491 000 -30 491 000 -30 491 000

Eiendomsskatt -11 839 646 -11 201 000 -11 201 000 -11 201 000 -11 201 000 -11 201 000

Andre skatteinntekter -7 504 002 -8 628 000 -118 000 -118 000 -118 000 -118 000

Andre overføringer og tilskudd fra staten -10 630 617 -7 500 000 -11 146 000 -12 345 000 -12 345 000 -12 345 000

Overføringer og tilskudd fra andre -44 337 017 -21 897 000 -29 573 000 -29 193 000 -29 193 000 -29 193 000

Brukerbetalinger -3 489 528 -3 771 000 -3 923 000 -3 923 000 -3 923 000 -3 923 000

Salgs- og leieinntekter -18 453 342 -16 573 000 -16 231 000 -16 541 000 -16 507 000 -16 507 000

SUM DRIFTSINNTEKTER -198 994 519 -184 270 000 -192 804 000 -194 933 000 -195 899 000 -196 899 000

Lønnsutgifter 92 566 461 89 167 000 91 416 000 94 027 000 96 415 000 97 871 000

Sosiale utgifter 10 993 734 13 476 000 13 818 000 13 803 000 13 803 000 13 671 000

Kjøp av varer og tjenester 48 256 564 45 449 000 52 843 000 53 048 000 53 198 000 53 148 000

Overføringer og tilskudd til andre 25 393 602 16 470 000 13 910 000 13 403 000 13 184 000 13 059 000

Avskrivninger 13 223 989 13 874 000 13 250 000 13 250 000 13 250 000 13 250 000

SUM DRIFTSUTGIFTER 190 434 350 178 436 000 185 237 000 187 531 000 189 851 000 190 999 000

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -8 560 169 -5 833 000 -7 567 000 -7 402 000 -6 049 000 -5 901 000

Renteinntekter -2 705 815 -2 191 000 -2 465 000 -2 566 000 -2 675 000 -2 785 000

Utbytter -2 250 115 -1 280 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Gevinster og tap på fin. Omlm.

Renteutgifter 12 054 341 11 671 000 11 510 000 11 389 000 10 954 000 10 569 000

Avdrag på lån 9 499 360 9 700 000 9 504 000 9 507 000 9 507 000 9 507 000

NETTO FINANSUTGIFTER 16 597 771 17 900 000 18 519 000 18 300 000 17 756 000 17 261 000

Motpost avskrivninger -13 223 989 -13 874 000 -13 250 000 -13 250 000 -13 250 000 -13 250 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -5 186 387 -1 807 000 -2 298 000 -2 351 000 -1 543 000 -1 889 000

Disp. eller dekn av netto driftsresultat

Overføring til investering 491 000 491 000 491 000 491 000

Avsetning til bundne driftsfond 7 163 896 749 000 606 000 620 000 429 000 429 000

Bruk av bundne driftsfond -6 729 651 -38 000 -38 000 -38 000 -38 000 -38 000

Avsetning til disposisjonsfond 4 752 142 1 126 000 1 321 000 1 308 000 691 000 1 037 000

Bruk av disposisjonsfond -30 000 -82 000 -30 000 -30 000 -30 000

SUM DISP. ELLER DEKN AV NETTO DR.RES 5 186 387 1 807 000 2 298 000 2 351 000 1 543 000 1 889 000

Fremført til inndekn. senere år (merforbruk) 0 0 0 0 0 0

Andel lån KLP Kommunekreditt -109 128 380
Andel lån i Kommunalbanken -128 943 376
Andel lån i Husbanken -15 516 172
Sum lånegjeld per 01.01.2026 -253 587 928

KOMMUNEN 2024 2025 2026 2027 2028 2029

IB -263 515 651 -257 452 883 -252 922 883 -246 255 883 -249 384 883 -242 313 883

Lån til nye investeringer -10 000 000

Nye lån til videre utlån -4 000 000 -6 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000

Avdrag på lån 9 499 360 9 700 000 9 504 000 9 508 000 9 508 000 9 508 000

Avdrag på lån til videre utlån 563 408 830 000 1 163 000 1 363 000 1 563 000 1 763 000

-257 452 883 -252 922 883 -246 255 883 -249 384 883 -242 313 883 -235 042 883
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Saksframstilling: 
 
Kommunestyret skal innen årets utgang vedta kommende års budsjett og 
økonomiplan for økonomiplanperioden, jf. kommunelovens § 14-3, første ledd. 
Økonomiplanen og årsbudsjett skal vise kommunestyret prioriteringer og bevilgninger 
og de målene og premissene som økonomiplanen bygger på.   
  
Se egen saksutredning (vedlegg) – Økonomiplan 2026-2029 og årsbudsjett 2026 for 
Berlevåg kommune   
 
 
 

Bakgrunn: 
 
 
 

Merknader: 
 
 
 

Vedlegg til sak 

 

 

 

 

 
 


